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comercial1@mvaeng.com.br

De: Matheus Almeida <matheus.almeida@rta.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de novembro de 2024 08:03
Para: comercial1@mvaeng.com.br
Assunto: RES: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES
Anexos: RTA_PROPOSTA COMERCIAL ESTIMATIVA REV 01 - NOBREAK-12kVA.pdf

Patrícia, 
Bom dia ! 
  
  
  
  
Segue orçamento conforme conversado. 
Dúvidas, à disposição. 
  
  
  
At.te 
  
    
 
 

 

Matheus Almeida 
Suporte Técnico de Vendas 

 

(11) 2171.3244 

 

Cel:011-9 6856-4704 – Móvel/WhattsApp 

 

Rua Santa Mônica,651 Pq. Industrial -  Cotia-SP 
 CEP: 06715-865 
 www.rta.com.br  

 

 

 

 

  
  

De: comercial1@mvaeng.com.br <comercial1@mvaeng.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2024 17:06 
Para: 'Matheus Almeida' <matheus.almeida@rta.com.br> 
Assunto: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES 
  
Boa tarde, 
  
Segue a proposta para atualização. 
  
Atenciosamente, 
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Patrícia Carvalho 
Departamento Comercial 
Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
CEP-12606-000 
www.mvaeng.com.br 
(12) 3301-0446 / 3153-3802 
(12) 99166-3851 
  

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 
  
  
  


