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comercial1@mvaeng.com.br

De: Marcio Moeller <marciomoeller@uol.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de novembro de 2024 11:37
Para: comercial1@mvaeng.com.br
Assunto: ENC: RES: ORÇAMENTO - SUBESTAÇÕES FIOCRUZ - PRODESBUS
Anexos: Outlook-2fris2si.png; 1779-03 - MVA - Campus Manguinhos da Fiocruz - 

RJ.docx

   
  

  

   

 
De: vendas@prodesbus.com.br 
Enviada: 2024/11/29 08:44:55 
Para: comercial1@mvaeng.com.br 
Cc: alex.caetano@prodesbus.com.br, marciomoeller@uol.com.br 
Assunto: RE: RES: ORÇAMENTO - SUBESTAÇÕES FIOCRUZ - PRODESBUS 
  
Bom dia, Patrícia!!! 
  
Segue proposta com data atualizada para sua analise e providencias. 
  
Agradeço e fico a disposição. 
  
Att, 
  
Paulo Bertholino 

(11) 9.8831-9170 

vendas@prodesbus.com.br  

  
Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet.  

  
  

De: vendas@prodesbus.com.br <vendas@prodesbus.com.br> 
Enviado: terça-feira, 29 de outubro de 2024 09:53 
Para: comercial1@mvaeng.com.br <comercial1@mvaeng.com.br> 
Cc: 'Alex | Prodesbus' <alex.caetano@prodesbus.com.br>; marciomoeller@uol.com.br 
<marciomoeller@uol.com.br> 
Assunto: Re: RES: ORÇAMENTO - SUBESTAÇÕES FIOCRUZ - PRODESBUS  
  
Patrícia, bom dia!!! 
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Referente a seu e-mail solicitando atualização de nossa proposta 
Prodesbus nº 1779, você deseja atualização dos valores ou somente 
atualização da data para poder dar andamento a seu processo de oferta? 
 
Agradeço e fico no aguardo de seu retorno com a maior brevidade 
possível, para que possamos te atender conforme desejado. 
 
Paulo Bertholino 
(11) 9.8831-9170 
(11) 9.7525-2531 
 
Att, 
 
Em 2024-10-28 11:12, comercial1@mvaeng.com.br escreveu: 
> Bom dia, 
> 
> Solicitamos a atualização do orçamento em anexo referente ao 
> Projeto das Subestações, uma vez que não foi atendido as 
> exigências do cliente devido a data da cotação. 
> 
> Atenciosamente, 
> 
> Patrícia Carvalho 
> 
> Departamento Comercial 
> 
> Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
> 
> CEP-12606-000 
> 
> www.mvaeng.com.br [1] 
> 
> (12) 3301-0446 / 3153-3802 
> 
> (12) 99166-3851 
> 
>  Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o 
> MEIO AMBIENTE! 
> 
> De: Alex | Prodesbus <alex.caetano@prodesbus.com.br> 
> Enviada em: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 14:28 
> Para: comercial1@mvaeng.com.br 
> Assunto: RES: ORÇAMENTO - SUBESTAÇÕES FIOCRUZ - PRODESBUS 
> 
> Patrícia, 
> 
> Segue anexa nossa proposta nº 1779-01 - MVA - Campus Manguinhos da 
> Fiocruz - RJ. 
> 
> Para o fornecimento dos Barramentos Blindados como solicitado. 
> 
> Sigo à disposição para qualquer esclarecimento. 
> 
> Atenciosamente, 
> 
> Alexsandro Caetano 
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> 
> (Tel: 55 (11) 98377-1370 (WhatsApp) 
> 
> *E-mail: alex.caetano@prodesbus.com.br 
> 
> De: comercial1@mvaeng.com.br <comercial1@mvaeng.com.br> 
> Enviada em: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 10:59 
> Para: 'Alex | Prodesbus' <alex.caetano@prodesbus.com.br> 
> Assunto: RES: ORÇAMENTO - SUBESTAÇÕES FIOCRUZ - PRODESBUS 
> 
> Não houve alteração. 
> 
> Atenciosamente, 
> 
> Patrícia Carvalho 
> 
> Departamento Comercial 
> 
> Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
> 
> CEP-12606-000 
> 
> www.mvaeng.com.br [1] 
> 
> (12) 3301-0446 / 3153-3802 
> 
> (12) 99166-3851 
> 
>  Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o 
> MEIO AMBIENTE! 
> 
> De: Alex | Prodesbus <alex.caetano@prodesbus.com.br> 
> Enviada em: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 10:17 
> Para: comercial1@mvaeng.com.br 
> Assunto: RES: ORÇAMENTO - SUBESTAÇÕES FIOCRUZ - PRODESBUS 
> 
> Bom dia, 
> 
> Houve alguma alteração no escopo? 
> 
> Sigo à disposição para qualquer esclarecimento. 
> 
> Atenciosamente, 
> 
> Alexsandro Caetano 
> 
> (Tel: 55 (11) 98377-1370 (WhatsApp) 
> 
> *E-mail: alex.caetano@prodesbus.com.br 
> 
> De: comercial1@mvaeng.com.br <comercial1@mvaeng.com.br> 
> Enviada em: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 10:06 
> Para: 'Alex | Prodesbus' <alex.caetano@prodesbus.com.br> 
> Assunto: RES: ORÇAMENTO - SUBESTAÇÕES FIOCRUZ - PRODESBUS 
> 
> Bom dia, 
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> 
> Poderia por gentileza atualizar o orçamento em anexo? Estamos na fase 
> final para entrega ao cliente e precisamos dos orçamentos 
> atualizados. 
> 
> Atenciosamente, 
> 
> Patrícia Carvalho 
> 
> Departamento Comercial 
> 
> Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
> 
> CEP-12606-000 
> 
> www.mvaeng.com.br [1] 
> 
> (12) 3301-0446 / 3153-3802 
> 
> (12) 99166-3851 
> 
>  Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o 
> MEIO AMBIENTE! 
> 
> De: Alex | Prodesbus <alex.caetano@prodesbus.com.br> 
> Enviada em: quinta-feira, 13 de julho de 2023 07:25 
> Para: 'Comercial MVA' <comercial1@mvaeng.com.br> 
> Assunto: RE: ORÇAMENTO - SUBESTAÇÕES FIOCRUZ - PRODESBUS 
> 
> Olá Patrícia, 
> 
> Segue anexa nossa proposta nº 1779-00 - MVA - Campus Manguinhos da 
> Fiocruz - RJ. 
> 
> Para o fornecimento dos Barramentos Blindados como solicitado. 
> 
> Sigo à disposição para qualquer esclarecimento necessário. 
> 
> Atenciosamente, 
> 
> Alexsandro Caetano 
> 
> (Tel: 55 (11) 98377-1370 (WhatsApp) 
> 
> *E-mail: alex.caetano@prodesbus.com.br 
> 
> From: Comercial MVA <comercial1@mvaeng.com.br> 
> Sent: terça-feira, 11 de julho de 2023 15:28 
> To: vendas@prodesbus.com.br 
> Subject: ORÇAMENTO - SUBESTAÇÕES FIOCRUZ 
> 
> Bom dia, 
> 
> Solicito orçamento de material e mão-de-obra dos itens conforme 
> listas em anexo para as Subestações no Campus Manguinhos da Fiocruz, 
> localizado na Avenida Brasil 4365, Rio de Janeiro/RJ. 
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> 
> CNPJ: 09.617.050/0001-97 
> 
> Obs: orçamento das 3 abas da planilha, referente a três 
> subestações. 
> 
> Atenciosamente, 
> 
> Patrícia Carvalho 
> 
> Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
> 
> CEP-12606-000 
> 
> www.mvaeng.com.br [1] 
> 
> (12) 3301-0446 / 3153-3802 
> 
> (12) 99166-3851 
> 
>  Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o 
> MEIO AMBIENTE! 
> 
> 
> 
> Links: 
> ------ 
> [1] http://www.mvaeng.com.br/ 


