comerciall@mvaeng.com.br
_

De: Thaylla Damasceno - METTA <thaylla.damasceno@mettabr.com>
Enviado em: quinta-feira, 31 de outubro de 2024 11:15

Para: comercial1@mvaeng.com.br

Cc: Leon Braz - METTA; marciomoeller@uol.com.br

Assunto: RES: COTACAO SUBESTACOES

Anexos: PR23201_R03 (COMERCIAL).pdf; PR23201_R03 (TECNICA).pdf; TABELA DE

CUSTOS-ETGO1_02.xlsx; PR23202_R03 (COMERCIAL).pdf; PR23202_R03
(TECNICA).pdf; TABELA DE CUSTOS_ETG-02_R02 xlIsx; PR23203_R03
(COMERCIAL).pdf; PR23203_R03 (TECNICA).pdf; TABELA DE CUSTOS_ETG-11
_R02.xlsx; PR23204_R03 (COMERCIAL).pdf; PR23204_R03 (TECNICA).pdf;
TABELA DE CUSTOS_QDG_R02.xIsx

Bom dia, Patricia!

Conforme solicitado, seguem as propostas com as datas atualizadas.

Atenciosamente,
Thaylla Damasceno
Analista de Proposta

+55 24 3355-1877
—
_TT thaylla.damasceno@mettabr.com | Teams: thaylla.damasceno
M— A www.mettabr.com

in

De: comerciall @mvaeng.com.br <comerciall@mvaeng.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 28 de outubro de 2024 11:05

Para: Thaylla Damasceno - METTA <thaylla.damasceno@ mettabr.com>

Cc: Leon Braz - METTA <leon.braz@mettabr.com>; marciomoeller@uol.com.br
Assunto: COTACAO SUBESTACOES

Bom dia,

Solicitamos a atualizagdo dos orcamentos em anexo referente ao Projeto das Subestag¢des, uma vez que nao foi
atendido as exigéncias do cliente devido a data da cotagao.

Atenciosamente,

-l

E ngeomnho e

Patricia Carvalho
Departamento Comercial

Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP
CEP-12606-000

www.mvaeng.com.br

(12) 3301-0446 / 3153-3802

(12) 99166-3851




6 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!



