comerciall@mvaeng.com.br
_

De: ENGEPOWER - Engepower <engepower@engepower.com>

Enviado em: terca-feira, 10 de dezembro de 2024 17:51

Para: comercial1@mvaeng.com.br

Cc: marciomoeller@uol.com.br; ENGEPOWER - Engepower

Assunto: RES: COTACAO SUBESTACOES

Anexos: P-240963_MVA ENG_Estudos Elétricos e Parametrizacdo.pdf; SERVICOS

ELETRICOS xIsx; P-240964_MVA ENG_FIOCRUZ_Comissionamento Elétrico.pdf

Boa tarde,
Segue anexo nossas propostas comerciais e planilha de servigos preenchida.

Qualguer duvida estou a disposicao!!!

Wesley Ferraz

Comercial

Email: engepower@engepower.com
Telefone: (11) 3579-8755

Av. Andrémeda, 885, 172 Andar — Alphaville EngePower"®

Empresarial — Barueri/SP, 06473-000 @o

www.engepower.com

De: ENGEPOWER - Engepower <engepower@engepower.com>

Enviada em: terca-feira, 10 de dezembro de 2024 13:52

Para: comerciall@mvaeng.com.br

Cc: marciomoeller@uol.com.br; ENGEPOWER - Engepower <engepower@engepower.com>
Assunto: RES: COTACAO SUBESTACOES

Boa tarde,
Segue anexo nossa proposta comercial de estudo e parametrizagao.

Qualguer duvida estou a disposicao!!!

Wesley Ferraz

Comercial

Email: engepower@engepower.com
Telefone: (11) 3579-8755

Av. Andrémeda, 885, 172 Andar — Alphaville EngePower"®

Empresarial — Barueri/SP, 06473-000 @0

www.engepower.com

De: comerciall@mvaeng.com.br <comerciall@mvaeng.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2024 15:07
Para: ENGEPOWER - Engepower <engepower@engepower.com>




Cc: marciomoeller@uol.com.br
Assunto: COTACAO SUBESTACOES

Boa tarde,

Solicitamos cotac¢do dos itens em anexo conforme documentos do link abaixo para as Subesta¢ées na Fiocruz.

https://drive.google.com/drive/folders/1Gv8eDmAvrCTe-3F4SX7uRk-gLo-ys69p?usp=sharing

Atenciosamente,

E ngomnh o e | &

Patricia Carvalho

Departamento Comercial

Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP
CEP-12606-000

www.mvaeng.com.br

(12) 3301-0446 / 3153-3802

(12) 99166-3851

a Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!



