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comercial1@mvaeng.com.br

De: Vilson Tadeu Wiggers | Blutrafos <vilson@blutrafos.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 13:11
Para: comercial1@mvaeng.com.br
Cc: Comercial | Blutrafos
Assunto: RES: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES - Proposta Blutrafos Nº BT 76781- Rev02

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar

Status do sinalizador: Concluída

Patrícia, boa tarde! 
  
Segue anexo link para acesso a nossa proposta revisada conforme solicitado. 
  
 https://www.blutrafos.com.br/proposta/proposta-blutrafos-no-bt-76781-rev02-67507f070967b 
  
Qualquer dúvida estamos à disposição. 
  
Atenciosamente, 

 
  

De: comercial1@mvaeng.com.br <comercial1@mvaeng.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 3 de dezembro de 2024 14:20 
Para: Vilson Tadeu Wiggers | Blutrafos <vilson@blutrafos.com.br> 
Cc: Comercial | Blutrafos <comercial@blutrafos.com.br> 
Assunto: RES: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES - Proposta Blutrafos Nº BT 76781- Rev01 
  
Boa tarde, 
  
Poderia incluir esses 02 itens por favor no orçamento? Em anexo documentos para referência. 
  

Fornecimento e instalação de Transformador de Média Tensão a seco,1500kVA, 
15kV, 13,8kV-0,22/0,127kV, IP 21, deslocamento angular 30°. K=1, e rele de 
proteção termica, conforme Diagrama Unifilar E871A01 e Caderno de Encargos 
E871A05. 

peça 1 

Fornecimento e instalação de transformador de Média Tensão a seco (TR-01), 
500kVA, 15kV, 13,8kV-0,22/0,127kV, IP 21, deslocamento angular 30°. K=4, e rele 
de proteção termica, conforme caderno de encargos : E686A05. 

peça 1 

  
  
Atenciosamente, 
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Patrícia Carvalho 
Departamento Comercial 
Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
CEP-12606-000 
www.mvaeng.com.br 
(12) 3301-0446 / 3153-3802 
(12) 99166-3851 
  

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 
  
  
  

De: Vilson Tadeu Wiggers | Blutrafos <vilson@blutrafos.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 29 de outubro de 2024 13:32 
Para: comercial1@mvaeng.com.br 
Cc: Comercial | Blutrafos <comercial@blutrafos.com.br> 
Assunto: RES: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES - Proposta Blutrafos Nº BT 76781- Rev01 
  
Patrícia, boa tarde! 
  
Segue anexo link para acesso a nossa proposta revisada/atualizada conforme solicitado. 
  
https://www.blutrafos.com.br/proposta/proposta-blutrafos-no-bt-76781-rev01-67210dd832b19 
  
Qualquer dúvida estamos à disposição. 
  
Atenciosamente, 

 
  

De: comercial1@mvaeng.com.br <comercial1@mvaeng.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 29 de outubro de 2024 07:53 
Para: Vilson Tadeu Wiggers | Blutrafos <vilson@blutrafos.com.br> 
Assunto: RES: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES - Proposta Blutrafos n° BT 76781 - Rev00 
  
Pode sim, nesse CNPJ mesmo. 
  
Atenciosamente, 
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Patrícia Carvalho 
Departamento Comercial 
Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
CEP-12606-000 
www.mvaeng.com.br 
(12) 3301-0446 / 3153-3802 
(12) 99166-3851 
  

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 
  
  
  

De: Vilson Tadeu Wiggers | Blutrafos <vilson@blutrafos.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 29 de outubro de 2024 07:41 
Para: comercial1@mvaeng.com.br 
Assunto: RES: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES - Proposta Blutrafos n° BT 76781 - Rev00 
  
Podemos colocar um uma proposta só? 
  
Ambas para o CNPJ: 09.617.050/0001-97 
  
  
Atenciosamente, 

 
  

De: comercial1@mvaeng.com.br <comercial1@mvaeng.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 29 de outubro de 2024 07:35 
Para: Vilson Tadeu Wiggers | Blutrafos <vilson@blutrafos.com.br> 
Cc: marciomoeller@uol.com.br; Comercial | Blutrafos <comercial@blutrafos.com.br> 
Assunto: RES: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES - Proposta Blutrafos n° BT 76781 - Rev00 
  
São as duas. 
  
Atenciosamente, 
  

 
  
Patrícia Carvalho 
Departamento Comercial 
Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
CEP-12606-000 
www.mvaeng.com.br 
(12) 3301-0446 / 3153-3802 
(12) 99166-3851 
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 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 
  
  
  

De: Vilson Tadeu Wiggers | Blutrafos <vilson@blutrafos.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 29 de outubro de 2024 07:29 
Para: comercial1@mvaeng.com.br 
Cc: marciomoeller@uol.com.br; Comercial | Blutrafos <comercial@blutrafos.com.br> 
Assunto: ENC: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES - Proposta Blutrafos n° BT 76781 - Rev00 
  
Em anexo tem duas proposta. 
  
Devemos atualizar as duas ou somente a 76781 
  
Atenciosamente, 

 
  

De: comercial1@mvaeng.com.br <comercial1@mvaeng.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 28 de outubro de 2024 13:45 
Para: Comercial | Blutrafos <comercial@blutrafos.com.br> 
Cc: marciomoeller@uol.com.br 
Assunto: RES: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES - Proposta Blutrafos n° BT 76781 - Rev00 
  
Boa tarde, 
  
Solicitamos a atualização dos orçamentos em anexo referente ao Projeto das Subestações, uma vez que não foi 
atendido as exigências do cliente devido a data da cotação. 
  
  
Atenciosamente, 
  

 
  
Patrícia Carvalho 
Departamento Comercial 
Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
CEP-12606-000 
www.mvaeng.com.br 
(12) 3301-0446 / 3153-3802 
(12) 99166-3851 
  

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 
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De: Comercial <comercial@blutrafos.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 6 de março de 2024 11:32 
Para: comercial1@mvaeng.com.br 
Assunto: RES: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES - Proposta Blutrafos n° BT 76781 - Rev00 
  
Bom dia! 
  
Segue anexo link para acesso a proposta comercial conforme solicitado. 
  
https://blutrafos.com.br/propostas/cliente/65e87e215f437 
  
Ficamos a disposição.  
  

 
  

De: comercial1@mvaeng.com.br [mailto:comercial1@mvaeng.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 1 de março de 2024 11:41 
Para: 'Comercial - Blutrafos' <comercial@blutrafos.com.br> 
Assunto: COTAÇÕES SUBESTAÇÕES 
  
Bom dia, 
  
Conforme contato telefônico, segue em anexo os documentos para cotação da nova Subestação, ETG 06. 
  
  
Dados para proposta: 
SMS MOELLER DE CARVALHO – EPP 
CNPJ: 09.617.050/0001-97 
Obra: Subestações Fiocruz  
Avenida Brasil, 4365, CEP:21040-360 - RJ 
  
  
Atenciosamente, 
  

 
  
Patrícia Carvalho 
Departamento Comercial 
Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 
CEP-12606-000 
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www.mvaeng.com.br 
(12) 3301-0446 / 3153-3802 
(12) 99166-3851 
  

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 
  
  
  


