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comercial1@mvaeng.com.br

De: AALBORG NETWORK <aalborgnetwork@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 10:20
Para: comercial1@mvaeng.com.br
Cc: marciomoeller@uol.com.br
Assunto: Re: VALORES DE SEVIÇOS E MATERIAIS
Anexos: PC- MVA - FIO CRUZ- TELECOMUNICAÇÕES SUBESTAÇÕES- ETG-02.xlsx; PC- 

MVA - FIO CRUZ- TELECOMUNICAÇÕES SUBESTAÇÕES- ETG-11.xlsx; PC- MVA 
- FIO CRUZ- TELECOMUNICAÇÕES SUBESTAÇÕES- ETG-16.xlsx; PC- MVA - FIO 
CRUZ- TELECOMUNICAÇÕES SUBESTAÇÕES- ETG-01.xlsx; PROPOSTA 
AALBORG x FIOCRUZ 21092023.docx

Bom dia Möller,  
 
segue as planilhas atualizadas. 
 
Atenciosamente 
 
Marcio Mattos 
   21 99188-4281 
 
Em qui., 28 de nov. de 2024 às 15:47, <comercial1@mvaeng.com.br> escreveu: 

Boa tarde, 

  

Conforme conversado com Márcio, seguem os orçamentos para atualização. 

  

Atenciosamente, 

  

 

  

Patrícia Carvalho 

Departamento Comercial 

Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 

CEP-12606-000 

www.mvaeng.com.br 

(12) 3301-0446 / 3153-3802 
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(12) 99166-3851 

  

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 

  

  

  

De: AALBORG NETWORK <aalborgnetwork@gmail.com>  
Enviada em: sexta-feira, 8 de março de 2024 12:58 
Para: comercial1@mvaeng.com.br 
Assunto: Re: VALORES DE SEVIÇOS E MATERIAIS 

  

Segue 

  

  

Em seg., 19 de fev. de 2024 às 15:18, <comercial1@mvaeng.com.br> escreveu: 

Boa tarde, 

  

Solicito a revisão do orçamento enviado de acordo com as tabelas em anexo com o detalhamento 
solicitado pela Fiocruz. Caso precise novamente dos projetos enviaremos o link. 

  

Atenciosamente, 

  

 

  

Patrícia Carvalho 

Departamento Comercial 

Av. Oswaldo Aranha, 1758 - Vila Zélia - Lorena-SP 

CEP-12606-000 
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www.mvaeng.com.br 

(12) 3301-0446 / 3153-3802 

(12) 99166-3851 

  

 Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE! 

  

  

  

De: AALBORG NETWORK <aalborgnetwork@gmail.com>  
Enviada em: sexta-feira, 22 de setembro de 2023 14:20 
Para: Comercial MVA <comercial1@mvaeng.com.br> 
Cc: marcio@mvaenglorena.onmicrosoft.com 
Assunto: Re: VALORES DE SEVIÇOS E MATERIAIS 

  

Boa tarde Marcio, 

  

segue o orçamento. 

  

Att. 

  

 Marcio Mattos 

21 99188-4281 

  

  

Em seg., 18 de set. de 2023 às 14:22, AALBORG NETWORK <aalborgnetwork@gmail.com> 
escreveu: 

Segue, 
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já tínhamos enviado na sexta-feira. 

  

Abraço 

  

Atenciosamente 

  

 Marcio Mattos 

21 99188-4281 

  

---------- Forwarded message --------- 
De: AALBORG NETWORK <aalborgnetwork@gmail.com> 
Date: sex., 15 de set. de 2023 às 12:23 
Subject: VALORES DE SEVIÇOS E MATERIAIS  
To: <marcio@mvaenglorena.onmicrosoft.com> 

  

Boa tarde Marcio, 

  

segue os valores em anexo, os materiais que os valores estão em branco, são materiais que não 
trabalhamos.  

  

Atenciosamente 

  

 Marcio Mattos 

21 99188-4281 

  

  


